
Michel Muñoz Quiñonez <mmunoz@artcoustix.com>

Precios ERP
Hector Vazquez <hvazquez@artcoustix.com> 10 de agosto de 2023, 14:06
Para: Michel Muñoz Quiñonez <mmunoz@artcoustix.com>
CC: Isabel Mucino <compras@artcoustix.com>

Que raro, de todas maneras te pongo la referencia aquí del MSRP.

Gracias

Saludos 

Héctor Vázquez 
Sánchez Aldana
hvazquez@artcoustix.com
Tel: 5555986016 Ext: 
#130
Cel: 5545003814

Miguel Noreña No. 60 Col. San José Insurgentes Del. Benito Juarez C.P. 03900 Ciudad de México - México
La información contenida en este correo electrónico es confidencial y ha sido enviada para el uso exclusivo del(los) 
destinatario(s) arriba mencionado(s). Si usted no es el destinatario a quien ha sido enviado este mensaje, o la 
persona encargada para su entrega a dicho destinatario, se le informa, a través de este documento, que ha sido 
notificado de haber recibido esta información de manera errónea y por lo tanto, cualquier revisión, diseminación, 
distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por 
favor hágalo de mi conocimiento de manera inmediata vía correo electrónico y destruya el mensaje original. Gracias.

The information contained in this e-mail message is confidential and is intended only for the personal use of the 
recipient(s) named above. If you are not the intended recipient or an agent responsible for delivering it to the intended 
recipient, you are hereby notified that you have received this document in error and that any review, dissemination, 
distribution, or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please 
notify me immediately by e-mail, and delete the original message. Thanks.

[Texto citado oculto]
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