18/8/22, 15:54 Correo de ARTCOUSTIX S.A. - SOLICITUD DE PRECIO QSC modelo CIML4-HP

CQC/\ Michel Muioz Quifionez <mmunoz@artcoustix.com>
ARTCOUSTIX"

SOLICITUD DE PRECIO QSC modelo CIML4-HP

2 mensajes

Isabel Mucino <compras@artcoustix.com> 18 de agosto de 2022, 14:10
Para: Azucena Gonzalez <asistenteventas@almacenesaudiovisuales.com>
CC: Michel Mufioz Quifionez <mmunoz@artcoustix.com>

hola Azu, vamos a cotizar de nuevo el modelo CIML4-HP por favor dime si sigue vigente el costo
del arrastre de correo?
Gracias de antemano, saludos!

El mié, 23 mar 2022 a las 18:38, <asistenteventas@almacenesaudiovisuales.com> escribio:

Hola Isa claro te los paso

RP1 KIT tiene un precio de 74.00 usd menos tu descuento mas IVA

CIML4-HP tiene un precio de 1,000.00 usd menos tu descuento mas IVA

Tiempo de entrega de 4 a 6 semanas
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De: Isabel Mucino <compras@artcoustix.com>

Enviado el: miércoles, 23 de marzo de 2022 06:19 p. m.

Para: Azucena Gonzalez <asistenteventas@almacenesaudiovisuales.com>
Asunto: SOLICITUD DE PRECIOS QSC

Hola Azu, por favor ayudame no encontré 2 precios en la lista

El producto Kit de tarjeta en blanco g-sys con el SKU "RP1"
El producto Tarjeta de entrada analdgica de micréfono con el SKU "CIML4-HP"

Gracias de antemano, saludos!

Isabel Muciino Fragoso
compras@artcoustix.com
Tel: 5555986016 Ext: #164
Cel: 5523007378

Miguel Norefia No. 60 Col. San José Insurgentes Del. Benito Juarez C.P. 03900 Ciudad de
México - México

La informacion contenida en este correo electronico es confidencial y ha sido enviada para el
uso exclusivo del(los) destinatario(s) arriba mencionado(s). Si usted no es el destinatario a
quien ha sido enviado este mensaje, o la persona encargada para su entrega a dicho
destinatario, se le informa, a través de este documento, que ha sido notificado de haber recibido
esta informaciéon de manera errénea y por lo tanto, cualquier revision, diseminacion, distribucién
0 copia de este mensaje esta estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por
error, por favor hagalo de mi conocimiento de manera inmediata via correo electrénico y
destruya el mensaje original. Gracias.

The information contained in this e-mail message is confidential and is intended only for the
personal use of the recipient(s) named above. If you are not the intended recipient or an agent
responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that you have
received this document in error and that any review, dissemination, distribution, or copying of
this message is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify
me immediately by e-mail, and delete the original message. Thanks

Azucena Gonzalez <asistenteventas@almacenesaudiovisuales.com> 18 de agosto de 2022, 15:01
Para: Isabel Mucino <compras@artcoustix.com>

CC: Michel Mufioz Quifionez <mmunoz@artcoustix.com>, Arely Cabafias
<asistente@almacenesaudiovisuales.com>
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Hola Isa buenas tardes

Con gusto te enviamos el precio nuevamente

CIML4-HP tiene un precio de 1,061.00 usd menos tu descuento mas IVA

Cabe mencionar que esta tarjeta esta disponible en fabrica el 7 de diciembre de 2022
tentativamente

Saludos

[Texto citado oculto]
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