12/5/22, 12:02 Correo de ARTCOUSTIX S.A. - COSTOS COMPREHENSIVE

(&/ Michel Mufioz Quifionez <mmunoz@artcoustix.com>

ARTCOUSTIX"
COSTOS COMPREHENSIVE

1 mensaje

Isabel Mucino <compras@artcoustix.com> 12 de mayo de 2022, 11:42
Para: Michel Mufioz Quifionez <mmunoz@artcoustix.com>

hola Michel por favor en cuanto puedas me ayudas a subir esos costos al ERP es de lo que pidié Gil ayer.

Gracias!

~. Isabel Muciiio Fragoso
{&_/ 4 compras@artcoustix.com
ARTCOUSTIX" Tel: 5555986016 Ext: #164
Cel: 5523007378

v (PsSNI

Miguel Norefia No. 60 Col. San José Insurgentes Del. Benito Juarez C.P. 03900 Ciudad de México - México

La informacion contenida en este correo electronico es confidencial y ha sido enviada para el uso exclusivo del(los)
destinatario(s) arriba mencionado(s). Si usted no es el destinatario a quien ha sido enviado este mensaje, o la persona
encargada para su entrega a dicho destinatario, se le informa, a través de este documento, que ha sido notificado de
haber recibido esta informaciéon de manera errénea y por lo tanto, cualquier revision, diseminacion, distribucion o copia
de este mensaje esta estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor hagalo de mi
conocimiento de manera inmediata via correo electrénico y destruya el mensaje original. Gracias.

The information contained in this e-mail message is confidential and is intended only for the personal use of the
recipient(s) named above. If you are not the intended recipient or an agent responsible for delivering it to the intended
recipient, you are hereby notified that you have received this document in error and that any review, dissemination,
distribution, or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please
notify me immediately by e-mail, and delete the original message. Thanks

---------- Forwarded message ---------

De: Gustavo Gémez <gustavo@globallaccess.com>

Date: jue, 12 may 2022 a las 11:31

Subject: RE: SOLICITUD DE COSTOS COMPREHENSIVE
To: Isabel Mucino <compras@artcoustix.com>

Hola Isabel,

Buen dia. Seria bueno saber las cantidades pero si hay stock para despachar.

USB32-AC-25PROPAF $240.00 EXWORKS MIAMI
USB32-AC-35PROPAF $295.00 EXWORKS MIAMI

Me comentas para poder hacer una cotizacion formal.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=63e3d67fa1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1732639483679399194&simpl=msg-f%3A17326394836... 1/3
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Saludos,

GLOBALLACCESS  °™°°

Yaur Direct Monufacturer Source ()MEZ
Global Sales
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| Pt signoge AVIXA

M +51 997 504240
gustavo@globallaccess.com

globallaccess.com

From: Isabel Mucino <compras@artcoustix.com>
Sent: miércoles, 11 de mayo de 2022 16:23

To: Gustavo Gomez <gustavo@globallaccess.com>
Subject: SOLICITUD DE COSTOS COMPREHENSIVE

Gustavo buenas tardes:
Por favor me puedes dar costos de 2 modelos:

USB3-AMF-35PROAP

USB3-AMF-25PROAP

gracias de antemano, saludos!

Isabel Mucifo Fragoso
compras@artcoustix.com

\_,Q\;\ Tel: 5555986016 Ext: #164

ARTCOUSTIX" Cel: 5523007378
';F PSNI

Miguel Norefia No. 60 Col. San José Insurgentes Del. Benito Juarez C.P. 03900 Ciudad de México - México
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La informacién contenida en este correo electrénico es confidencial y ha sido enviada para el uso exclusivo del(los)
destinatario(s) arriba mencionado(s). Si usted no es el destinatario a quien ha sido enviado este mensaje, o la persona
encargada para su entrega a dicho destinatario, se le informa, a través de este documento, que ha sido notificado de
haber recibido esta informaciéon de manera errénea y por lo tanto, cualquier revision, diseminacion, distribucion o copia
de este mensaje esta estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor hagalo de mi
conocimiento de manera inmediata via correo electronico y destruya el mensaje original. Gracias.

The information contained in this e-mail message is confidential and is intended only for the personal use of the
recipient(s) named above. If you are not the intended recipient or an agent responsible for delivering it to the intended
recipient, you are hereby notified that you have received this document in error and that any review, dissemination,
distribution, or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please
notify me immediately by e-mail, and delete the original message. Thanks
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